
18/06/2020 Caixa de Entrada | ExpressoMG

https://expressomg.mg.gov.br/SOGo/so/85671517168/Mail/view#!/Mail/1/INBOX/958 1/4

Fwd: ENC: Orçamento - Official Paper
Quinta, Junho 18, 2020 17:05 -03

Tiago Rocha Vieira tiago.vieira@fhemig.mg.gov.br
Para

Gesp Cspa

--

Atenciosamente;

TIAGO ROCHA VIEIRA
Coordenador de Suprimentos e Bens Patrimoniais - CSBP
Gerencia de Suprimentos, Logís�ca e Patrimonio - GSLP
Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças/DPGF/FHEMIG
�ago.vieira@�emig.mg.gov.br
Ramal:  Central: (31) 3239 9590 - VOIP: 7700 9590
               Galpão: (31) 3272 9548 - VOIP: 7721 8704
-------- Original Message --------
Assunto: ENC: Orçamento - Official Paper
Data: Quinta, Junho 18, 2020 16:54 -03
De: Carla Conceição <carla.conceicao@fhemig.mg.gov.br>
Para: "'TIAGO ROCHA VIEIRA - CD/COBC/GESP'" <tiago.vieira@fhemig.mg.gov.br>
Referências: <2144952760.349809.1592508179607.ref@mail.yahoo.com>
<2144952760.349809.1592508179607@mail.yahoo.com>

 

 

De: Official Paper [mailto:officialorcamentos@yahoo.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 18 de junho de 2020 16:23
Para: Carla Conceição; Elza Silva Rodrigues
Cc: Felipe Boechat
Assunto: Orçamento - Official Paper

 

Boa tarde,

mailto:tiago.vieira@fhemig.mg.gov.br
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segue em anexo orçamento solicitado.

 

Atenciosamente,

Julia 
Official Paper
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AUTÊNTICA DIAS COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ: 27.520.617/0001-94
I.E.: 0029.48556.00-44

End.: Rua Alvinopólis, 1099 - Parque Xangri-lá - Contagem/MG
CEP: 32187 - 080

Contato: (31) 4112 2443 / 98862 0625 / 99416 1306

Contagem,

Proposta nº 00126/20

Cliente:

Processo:

Entrega:

Prezado(a) senhor(a),

Atendendo sua solicitação, apresentamos nossa proposta comercial. 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UNID. QUANT.  VALOR UNITÁRIO  SUB TOTAL 

1

DE  PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO:
100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: INTERFOLHADO, 2 DOBRAS; 
DIMENSOES (L X C ): 23 CM X 23 CM; ACABAMENTO: LISO; 
APRESENTACAO: EMBALAGEM 1.250 FOLHAS;

OFFICIAL
PCT 

C/1250
35880  R$                15,40  R$          552.552,00 

VALOR TOTAL 552.552,00R$       

Condição de pagamento

Agência: 3797-4
C. Corrente: 2097-1
Operação: 003

Garantia

Responsabilidade

Prazo de entrega
20 dias após recebimento da ordem de fornecimento.

Validade
60 dias.

Atenciosamente,

heloisa.autentica@gmail.com
(31) 4112 2443 / 99280 8352

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no edital. 
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o 
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente cotação e que estou de acordo com todas 
as normas da solicitação de propostas e seus anexos. 

Caixa Econômica Federal

Orçamento

Os materiais objeto desta cotação ficam garantidos pelo período de 12 meses da sua montagem, contra defeitos de fabricação ou dos materiais nela 
utilizados, estando exclusos dessa garantia os danos causados por imperícia no manuseio das partes e peças que compõem o produto, atos de 
vandalismo, ações ou efeitos de fenômenos naturais (furacões, inundações, terremotos) e outros não especificados.

CPSPA-GESP/DPGF - FHEMIG

CONTAGEM - MG

quinta-feira, 18 de junho de 2020

PROPOSTA COMERCIAL

Crédito em conta corrente em até 30 dias após a entrega.

Heloisa Freitas

Proposta



Representante legal
Breno Henrique Assunção Dias

127.147.796-38

Proposta



���������� ���	
��
��������

���

����
��������

�������������������
������� ���!"��
	#��	�$%&��
	#���'()�*+�,�,�-�����,� ���



���������� ����	
��
�	��	�������	�	�
��������

���������
���������������� ��!"��������#������$%����&����'()����&���*+,"-�#�� ���



���������� ����	
��
�	��	�������	�	�
��������

���������
���������������� ��!"��������#������$%����&����'()����&���*+,"-�#�� ���



AUTÊNTICA DIAS COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ: 27.520.617/0001-94
I.E.: 0029.48556.00-44

End.: Rua Alvinopólis, 1099 - Parque Xangri-lá - Contagem/MG
CEP: 32187 - 080

Contato: (31) 4112 2443 / 98862 0625 / 99416 1306

Contagem,

Proposta nº 00126/20

Cliente:

Processo:

Entrega:

Prezado(a) senhor(a),

Atendendo sua solicitação, apresentamos nossa proposta comercial. 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UNID. QUANT.  VALOR UNITÁRIO  SUB TOTAL 

1

DE  PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO:
100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: INTERFOLHADO, 2 DOBRAS; 
DIMENSOES (L X C ): 23 CM X 23 CM; ACABAMENTO: LISO; 
APRESENTACAO: EMBALAGEM 1.250 FOLHAS;

OFFICIAL
PCT 

C/1250
35880  R$                15,40  R$          552.552,00 

VALOR TOTAL 552.552,00R$       

Condição de pagamento

Agência: 3797-4
C. Corrente: 2097-1
Operação: 003

Garantia

Responsabilidade

Prazo de entrega
20 dias após recebimento da ordem de fornecimento.

Validade
60 dias.

Atenciosamente,

heloisa.autentica@gmail.com
(31) 4112 2443 / 99280 8352

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no edital. 
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o 
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente cotação e que estou de acordo com todas 
as normas da solicitação de propostas e seus anexos. 

Caixa Econômica Federal

Orçamento

Os materiais objeto desta cotação ficam garantidos pelo período de 12 meses da sua montagem, contra defeitos de fabricação ou dos materiais nela 
utilizados, estando exclusos dessa garantia os danos causados por imperícia no manuseio das partes e peças que compõem o produto, atos de 
vandalismo, ações ou efeitos de fenômenos naturais (furacões, inundações, terremotos) e outros não especificados.

CPSPA-GESP/DPGF - FHEMIG

CONTAGEM - MG

quinta-feira, 18 de junho de 2020

PROPOSTA COMERCIAL

Crédito em conta corrente em até 30 dias após a entrega.

Heloisa Freitas

Proposta



Representante legal
Breno Henrique Assunção Dias

127.147.796-38

Proposta



DISTRIBUIDORA MENDONÇA E MIRANDA LTDA EPP 
CNPJ: 24.638.170/0001-64 

Insc. Estadual: 003357606.00-06 Insc. Municipal: 1.115.281/001-9 

                     

1 
Rua Samuel Gammon, 70, Palmeiras – Belo Horizonte/MG – CEP 30575-670 

 

ORÇAMENTO 
 
 

Ao setor de compras da FHEMIG 
 
Referência: Papel toalha Interfolhado 
 
 
Pelo presente, venho através deste apresentar orçamento para produto conforme abaixo: 
 
 
Papel toalha Interfolhado - Linha branca comercial 
 
Fabricante: Officer Química 
 
Marca: Suaveker luxo 
 
Medidas: 20x21 cm 
 
Apresentação: Pacote com 1.250 unidades 
 
Quantidade: 35.880 embalagens 
 
Valor unitário: R$11,62 
 
Valor total: R$416.925,60 
 
 
 
Papel toalha interfolhado - 100% celulose 
 
Fabricante: Officer Química 
 
Marca: Extra luxo 
 
Medidas: 20x21 cm 
 
Apresentação: Pacote com 1.250 unidades 
 
Quantidade: 35.880 embalagens 
 
Valor unitário: R$15,30 
 
Valor total: R$548.964,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISTRIBUIDORA MENDONÇA E MIRANDA LTDA EPP 
CNPJ: 24.638.170/0001-64 

Insc. Estadual: 003357606.00-06 Insc. Municipal: 1.115.281/001-9 

                     

2 
Rua Samuel Gammon, 70, Palmeiras – Belo Horizonte/MG – CEP 30575-670 

 

Papel toalha interfolhado - 100% celulose virgem 
 
Fabricante: Officer Química 
 
Marca: Premium 
 
Medidas: 20x21 cm 
 
Apresentação: Pacote com 1.250 unidades 
 
Quantidade: 35.880 embalagens 
 
Valor unitário: R$16,25 
 
Valor total: R$583.050,00 
 
 
 
Nosso fornecedor apenas trabalha com pacotes contendo 1.000 unidades cada. Caso nossa 
proposta seja vencedora, será realizada a entrega de 44.850 pacotes contendo 1.000 unidades 
cada, totalizando 44.850.000 folhas. 
 
 
Prazo de entrega: 10 dias corridos 
 

 Tendo em vista o caráter de urgência da compra, nos comprometemos a realizar e entrega 
de 25% em 02 dias úteis após o recebimento da autorização de fornecimento. 

 
 
Validade da proposta: 07 dias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 18 de Junho de 2020 
 
 
Atenciosamente, 
 
Larissa Zanandreis de Mendonça 
Mendonça Papelaria Armarinho e Materiais Eireli 



���������� ����	
��
�	��	�������	�	�
��������

���������
���������������� ��!"��������#������$%����&����'()����&���*+,"-�#�� ���



���������� ����	
��
�	��	�������	�	�
��������

���������
���������������� ��!"��������#������$%����&����'()����&���*+,"-�#�� ���



���������� ���	
��
��������

���

����
��������

�������������������
������� ���!���
	"��	�#$%��
	"���&'(�)*�+�+�,����� � ���



���������� ���	
��
��������

���

����
��������

�������������������
������� ���!���
	"��	�#$%��
	"���&'(�)*�+�+�,����� - ���



���������� ���	
��
��������

���

����
��������

�������������������
������� ���!"��
	#��	�$%&��
	#���'()�*+�,�,�-�����,� ���



���������� ����	
��
�	��	�������	�	�
��������

���������
���������������� ��!"��������#������$�����%����&'(����%���)*+",�#�� ���



���������� ����	
��
�	��	�������	�	�
��������

���������
���������������� ��!"��������#������$�����%����&'(����%���)*+",�#�� ���



���������� ���	
��
��������

���

����
��������

�������������������
������� ���!"��
	#��	�$%&��
	#���'()�*+�,�,�-�����,, ���



���������� ���	
��
��������

���

����
��������

�������������������
������� ���!"��
	#��	�$%&��
	#���'()�*+�,�,�-�����," ���



���������� ���	
��
��������

���

����
��������

�������������������
������� ���!"��
	#��	�$%&��
	#���'()�*+�,�,�-������� ���



18/06/2020 Caixa de Entrada | ExpressoMG

https://expressomg.mg.gov.br/SOGo/so/85671517168/Mail/view#!/Mail/1/INBOX/958 1/4

Fwd: ENC: Orçamento - Official Paper
Quinta, Junho 18, 2020 17:05 -03

Tiago Rocha Vieira tiago.vieira@fhemig.mg.gov.br
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